
18/04/2022 14:37 Webmail :: financeiro@agenciasmt.com.br

webmail.agenciasmt.com.br/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=2979&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/3

Assunto RE: Desfazimento itens de informática - Processo Estado de SP
De Leonildo Ednilson Urbano <lurbano@sp.gov.br>
Para Julia Gomes <financeiro@agenciasmt.com.br>
Cópia Jodhi Jefferson Allonso <jodhi@daee.sp.gov.br>
Data 07/03/2022 10:31

Oi Julia, bom dia!!


Tudo bem?? Peço desculpa pela demora na resposta ...


Conforme havia falado, estive na semana retrasada em São Paulo e conversei com o Sr. Amadeu, que é o
Presidente da Comissão de Materiais Excedentes e Inservíveis
- CMEI do DAEE, e aproveitei e levei o
Estatuto da FABH-SMT para conversarmos sobre seu questionamento.


Após a análise, considerando que os bens são da Fundação e devidamente patrimoniados, ele fez a
ponderação de que no Estatuto da Fundação não consta nada
relacionado a doação de bens, portanto não
impedindo tal ação, mas ressaltou que julga prudente que para tal procedimento, o assunto seja levado
para a apreciação  (e aprovação) do Conselho Deliberativo da entidade.



Hoje, analisando o Estatuto da Agência PCJ, observei que o mesmo já contempla tal procedimento: "Art.
13, Inciso XIV – deliberar sobre a alienação de bens
imóveis e o recebimento de doações com encargo; e",
ou seja, já deixaram explícito que o Conselho Deliberativo tem que se manifestar sobre qualquer
movimentação sobre bens móveis da Fundação PCJ.


Espero ter ajudado e continuo à disposição!!


At.te


Léo Urbano
DAEE/BMT/BMIG


De: Julia Gomes <financeiro@agenciasmt.com.br>

Enviado: terça-feira, 22 de fevereiro de 2022 10:15

Para: Leonildo Ednilson Urbano <lurbano@sp.gov.br>

Cc: leonildo.urbano@gmail.com <leonildo.urbano@gmail.com>

Assunto: Re: Desfazimento itens de informática - Processo Estado de SP
 
Agradeço toda a ajuda!!


Em 22/02/2022 10:13, Leonildo Ednilson Urbano escreveu:

Oi Julia,
 
Tudo bem também!!
 
Ok!! Vou conversar com o pessoal e te do uma resposta em breve.
At.te,
 
Léo Urbano
DAEE/BMT/BMIG
 

De: Julia Gomes <financeiro@agenciasmt.com.br>

Enviado: terça-feira, 22 de fevereiro de 2022 09:58

Para: Leonildo Ednilson Urbano <lurbano@sp.gov.br>

Cc: leonildo.urbano@gmail.com <leonildo.urbano@gmail.com>

Assunto: Re: Desfazimento itens de informática - Processo Estado de SP
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Bom dia Leonildo,


Tudo bem sim, e com você?


Sim, temos patrimônios próprios como computadores, mesas e armários. Eles estão com etiquetas de
patrimônio.


Agradeço a ajuda e logo voltamos a nos falar.


Att,
Em 22/02/2022 09:42, Leonildo Ednilson Urbano escreveu:

Oi Julia, bom dia!!
 
Tudo bem??
 
Estive consultando o Estatuto da FABH-SMT e observei que consta a possibilidade dela possuir
patrimônios próprios.
 
Na questão dos equipamentos de informática, que eventualmente venham a ser doados, eles já estão
com chapas da Fundação Agência? Imagino que sim ...
 
Pergunto isso pois amanhã e quinta estarei em SP em uma capacitação e quero esclarecer
pessoalmente algumas ultimas dúvidas com o pessoal de lá para te encaminhar a resposta da sua
pergunta.
 
Fico no aguardo.
 
At.te,
 
 
Léo Urbano
DAEE/BMT/BMIG
 

De: Julia Gomes <financeiro@agenciasmt.com.br>

Enviado: quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 10:55

Para: leonildo.urbano@gmail.com <leonildo.urbano@gmail.com>; Leonildo Ednilson Urbano
<lurbano@sp.gov.br>

Assunto: Desfazimento itens de informática - Processo Estado de SP
 
Olá Leonildo, bom dia.


Tudo bem?


Estamos com um projeto de modernização do parque tecnológico da FABH-SMT e, assim que adquirirmos
novos itens de informática, precisaremos efetuar o processo de doação dos itens antigos.
Sendo assim, você saberia me informar como é o processo para doação de bens no Estado de São Paulo?


Obrigada desde já,
-- 

Júlia Nogueira Gomes

Diretora Administrativa e Financeira

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT

(15) 3237-7060 – ramal 203

(19) 9984888-30

financeiro@agenciasmt.com.br

-- 

Júlia Nogueira Gomes

Diretora Administrativa e Financeira

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT

(15) 3237-7060 – ramal 203

(19) 9984888-30

financeiro@agenciasmt.com.br

-- 
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Júlia Nogueira Gomes

Diretora Administrativa e Financeira

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT

(15) 3237-7060 – ramal 203

(19) 9984888-30

financeiro@agenciasmt.com.br
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